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Sayın Yetkili, Kıymetli Öğretmenim,

Yarınlarımızın teminatı çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek, gelecekteki çetin rekabette 
kazanan tarafta olmalarını sağlamak ve onları donanımlı birer birey olarak geleceğe hazırla-
mak, sizler gibi bizim de temel hedefimizdir. 42 yıllık yayıncılık tecrübesinin verdiği sorumlu-
lukla milyonlarca sınavın rahatlıkla yapıldığı ve okunduğu, son teknolojiyle donatılmış, Damla 
Sınav Merkezimizle sizlere hizmet vermekteyiz.

Ayrıca;

• Yapay Zekâ Modülü olan,

• Anlık sıralama ve raporlama yapabilen,

• Anlık PDF üreten ve tüm okulu birden okuyabilen,

• Programa ihtiyaç duymadan her bilgisayardan okunabilen,

• Okutmada hızlı ve kolay,

• Akıllı Damla tam öğrenme modeli ile, gerçek seviye tespiti yapabilen,

• Önceki sınavların puanlarıyla mukayese tablosu olan,

• Her öğretmenin kendi sınıfını kazanımlar düzeyinde ölçebilmesine imkân tanıyan,

• Yeni Sınav Sistemi’ne göre hazırlanmış

Kurumsal Deneme Sınavlarını sunmaktan onur duyarız.

Biliyoruz ki; her bir öğrencimizin gelişimi titizlikle takip edilmeli ve eksik kalan yönleri des-
teklenmeli, başarılı yönleri ise daha iyi seviyelere yükseltilmelidir. Bu aşamada doğru kaynak 
kullanımının yanı sıra, doğru ölçme ve değerlendirme de hayati önem arz etmektedir. Bu 
bilinç ve hedefle sizlerin eğitim ve öğretim çabanıza ve sevgili öğrencilerimize katkıda bulun-
mayı umarak çalışmalarınızda başarılar dileriz.

DAMLA SINAV MERKEZİ
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AKILLI DAMLA 
TAM ÖĞRENME MODELİ

AKILLI DAMLA EĞİTİM SETLERİ İLE
TAM ÖĞRENME GERÇEKLEŞİR.

  Akıllı Damla, öğrenme sürecinin ardından bir öğrencinin ne bileceğini, ne anlayabileceğini ve ne 
yapabileceğini ifade eden süreçleri içeren bir sistemdir.

  Öğrencilerin eğitim-öğretim hayatı boyunca karşılaşacağı tüm derslerin ve sınavların içeriğini ifade 
eden kazanımlar, eğitim sistemimizin temelidir ve eğitim müfredatı bu temel üzerine kurulmuştur.

Yayınlarımızın içeriğindeki;	

• Pratik Konu Anlatımları

• Konu Kavrama Uygulamaları

• Kazanım Pekiştirme Çalışmaları

•  Kazanım Ölçme ve Değerlendirme Testleri, kazanımlar tek tek ele alınarak hazırlanır.

Akıllı Damla eğitim setleri sayesinde;

• Kazanım takibi kolaylaşır.

• Kazanımları edinme noktasında öğrencinin eksikleri rahat görülür.

• Değerlendirmeler ve geri bildirimler bütüncül ve objektif  bir şekilde yapılır.

• Müfredat akışı düzenli olarak takip edilir.
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DAMLA KAZANIM  TESPİT 
SINAVLARININ İÇERİKLERİ VE 

AYRICALIKLARI
İlkokul 2, 3 ve 4. sınıflar ile ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için okullarda 4 sınav uygulanacaktır. Bu 

sınavlar; öğrencilerin kazanımları kavrayıp kavramadığını anlamak için büyük öneme sahiptir. 

Damla Kazanım Tespit Sınavları;

• 	 “Kazanımsal Metot” ile hazırlanmıştır.

• 	 Tüm sorular kazanım odaklıdır.

• 	 Tüm sorular özenle ve yüksek kalitede hazırlanmıştır.	

• 	 Sorular bilgi düzeyini belirlemeye, yorum yapabilmeye, mantık ve muhakeme gücünü kullana-
bilmeye,  analitik düşünebilme becerilerini ölçmeye yöneliktir.

• 	 Soruların detaylı çözümleri, öğrenilmeyen konuların kavranmasına yardımcı olmaya yönelik ha-
zırlanmaktadır. 

• 	 Sorularda zorluk derecelendirmesi kullanılmıştır. 

• 	 İlkokul matematik bölümü soruları; birden fazla uygulama programı olduğundan MEB kitapları 
kullananlar ve diğer yayınları kullananlar olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır.

 • 	 A ve B kitapçığı olmak üzere iki farklı kitapçık türü vardır. 

• 	 Her bir denemenin içeriği, MEB müfredatına uygun ve yıllık planlardaki sürelerle eş zamanlı 
olarak devam etmektedir. Deneme tarihleri ve denemelerdeki konu aralıkları ayrıca belirtilmiştir.

• 	 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sınıfların sınav tarihleri eğitim-öğretim sürecinin akışına göre, 8. sınıflar ise 
TEOG sınavına göre planlanmıştır.

• 	 Sorular, sınav tarihinden 1 hafta önceki yıllık plana göre düzenlenmiştir.
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KAZANIM TESPİT 
SINAVLARI
SARMAL YAPI
KAZANIM DAĞILIM 
YÜZDELERİ

  SORULARIN KAPSAMI YILLIK PLAN
TARİHLERİNE  GÖRE DÜZENLENMİŞTİR.

1. DENEME
15 Kasım 2016

% 100
10 Kasım’a 

kadar olan tüm 
kazanımlar

20 Aralık 2016

% 40
10 Kasım’a 
kadar olan 
kazanımlar

% 60
10 Kasım-15 Aralık 

arasındaki 
kazanımlar

28 Mart 2017

% 20
10 Kasım’a 
kadar olan 
kazanımlar

% 20
10 Kasım-15 Aralık 

arasındaki 
kazanımlar

% 60
15 Aralık-22 Mart 

arasındaki 
kazanımlar

16 Mayıs 2017

% 10
10 Kasım’a 
kadar olan 
kazanımlar

% 10
10 Kasım-15 Aralık 

arasındaki 
kazanımlar

% 20
15 Aralık-22 Mart 

arasındaki 
kazanımlar

% 60
22 Mart-5 Mayıs 

arasındaki 
kazanımlar

3. DENEME2. DENEME 4. DENEME

KAZANIM TESPİT SINAVLARI
SORU SAYILARI

Türkçe

DERSLER

15 1515 1515 15

2. SINIF 5. SINIF3. SINIF 6. SINIF4. SINIF 7. SINIF

15 1515 1512 15

– 1512 1512 15

10 –12 –– –

– 15– 1512 15

– 15

5

45

10

85

– 15

6

60

10

85

3 15

6

60

10

85

Matematik

Fen Bilimleri

Hayat Bilgisi

Sosyal Bilgiler

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İngilizce

TOPLAM

2, 3, 4, 5, 6 ve 
7. Sınıflar
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8. Sınıflar
KAZANIM TESPİT 
SINAVLARI
SARMAL YAPI
KAZANIM DAĞILIM
YÜZDELERİ

1. DENEME
25 Ekim 2016

% 100
18 Ekim’e 

kadar olan tüm 
kazanımlar

15 Kasım 2016

% 60
18 Ekim’e 

kadar olan 
kazanımlar

% 40
18 Ekim-10 Kasım 

arasındaki 
kazanımlar

28 Mart 2017

% 20
18 Ekim’e 

kadar olan 
kazanımlar

% 20
18 Ekim-10 Kasım 

arasındaki 
kazanımlar

% 60
10 Kasım-20 Mart 

arasındaki 
kazanımlar

18 Nisan 2017

% 10
18 Ekim’e 

kadar olan 
kazanımlar

% 10
18 Ekim-10 Kasım 

arasındaki 
kazanımlar

% 60
10 Kasım-20 Mart 

arasındaki 
kazanımlar

% 20
20 Mart-12 Nisan 

arasındaki 
kazanımlar

3. DENEME2. DENEME 4. DENEME

KAZANIM TESPİT SINAVLARI
SORU SAYILARI

Türkçe

DERSLER

20

8. SINIF

20

20

20

20

20

120

Matematik

Fen Bilimleri

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

İngilizce

TOPLAM

  SORULARIN KAPSAMI YILLIK PLAN
TARİHLERİNE  GÖRE DÜZENLENMİŞTİR.

8. Sınıflar
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TÜRKİYE’NİN 
EN KAPSAMLI

ÖĞRENCİ KARNESİ
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Öğrenciye ait tüm verilerin eksiksiz ve hızlı bir bi-
çimde ölçme değerlendirme merkezlerine ulaşma-
sı için optik formlar kullanılmaktadır. Sınav okuma 
merkezlerimizde hızla işlenen optik formlar ile tüm 
Türkiye verileri genel merkezimizdeki web havuzun-
da toplanır. Sınava katılan tüm öğrencilere puanları 
ve sıralamaları hızlı bir şekilde iletilir. Optik formla 
yapılan sınavlar gerçek MEB sınavlarına da etkili bir 
hazırlıktır.	

WEB ARAYÜZÜ
İnternet çağında bilgiyi paylaşmak kolaylaşmıştır. Damla Sınav Merkezi’nde toplanan bilgiler işlenerek in-
ternet ortamında bu bilgiye ihtiyaç duyanlar ile paylaşılır. İdareciler, öğretmenler, öğrenciler, veliler kendi 
yetkileri dahilinde sınav sonuç analizlerine bir tıklama ile ulaşabilirler. 
Birçok rapor baskıya gerek olmadan dijital ortamda incelenebilir, bilgisayarınıza Excel veya Pdf olarak liste-
leri indirilebilir. İdareciler okulları, öğretmenler sınıfları, veliler öğrencileri en verimli şekilde izleyebilir. Objek-
tif, ölçülebilen kriterlerle başarıya yönlendirebilirler.

ANALİZLER
Damla Kazanım Tespit Sınavlarının ardından sınav merkezimizde öğrencilerin sınav sonuçları ve berabe-
rinde hangi kazanımları kavradıkları, hangilerinin üzerinde çalışmaya devam etmeleri gerektiği gibi detaylı 
bilgiler toplanmaktadır. Bu bilgilerden yola çıkarak eğitimcilere özel birçok analizler sunulmaktadır. Tüm 
analizlere web arayüzümüz ile ulaşmak ve çıktı almak çok kolaydır. Analiz modülü ile;	

• Sıralı Sınıf ve Okul Listeleri
• Sınıf ve Öğrenci Bazında Ders Raporları
• Sınıf ve Öğrenci Bazında Konu ve Kazanım Analizleri
• Okul Müdürlerine Sınıf Ortalama Listeleri
• Öğrenci ve Sınıf Bazında Gelişim Raporları
• Sınıf ve Okul Bazında Soru Frekans Analizi

gibi daha pek çok rapora ve grafiğe ulaşılabilir.
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OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL FATİH 8 SINIF DS 01 (OF00-08.09DS01) 35 35 35 21501

Sıra Ö.No Snf
Türkçe Fen ve Tek. İnk. Tar. Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 8 11,55 9 10 9,23 10 9 10,38 11 8 11,24 10 10 9,82 10 10 9,51 60 54 59,57 352,699

Okul Ortalaması 14 6 14,34 11 9 10,80 13 7 13,03 16 4 16,00 13 7 12,69 12 8 11,80 79 41 78,66 465,889

KATILIMLAR

1 231 SERKAN YILMAZ 8C 16 4 16,00 15 5 15,00 19 1 19,00 18 2 18,00 18 2 18,00 17 3 17,00 103 17 103,00 591,111 1 1 1 1 26

2 290 AHMET ÖZER 8C 18 2 18,00 13 7 13,00 14 6 14,00 18 2 18,00 15 5 15,00 18 2 18,00 96 24 96,00 563,889 2 2 2 2 33

3 274 MUSTAFA DOĞAN 8B 16 4 16,00 12 8 12,00 16 4 16,00 19 1 19,00 16 4 16,00 17 3 17,00 96 24 96,00 556,111 1 3 3 3 35

4 223 İSA DEMİR 8A 18 2 18,00 12 7 12,00 13 7 13,00 20 0 20,00 16 3 16,00 14 6 14,00 93 25 93,00 556,111 1 3 3 3 35

5 128 EBRU TEK 8A 18 2 18,00 11 9 11,00 18 2 18,00 18 2 18,00 14 5 14,00 15 5 15,00 94 25 94,00 548,333 2 4 4 4 37

6 320 BEYZA AVCI 8B 17 3 17,00 12 8 12,00 15 5 15,00 17 3 17,00 12 8 12,00 18 2 18,00 91 29 91,00 532,778 2 5 5 5 41

7 244 SEDEF GÜLER 8A 18 2 18,00 10 10 10,00 14 6 14,00 18 2 18,00 16 4 16,00 14 6 14,00 90 30 90,00 528,889 3 6 6 6 42

8 285 UFUK KISA 8A 17 3 17,00 11 9 11,00 14 6 14,00 17 3 17,00 16 4 16,00 15 5 15,00 90 30 90,00 525,000 4 7 7 7 43

9 288 ALİ KÖKSAL 8C 16 4 16,00 14 6 14,00 15 5 15,00 16 4 16,00 15 5 15,00 11 8 11,00 87 32 87,00 517,222 3 8 8 8 45

10 225 TÜLAY KAÇAN 8C 14 6 14,00 14 6 14,00 15 5 15,00 18 2 18,00 13 7 13,00 13 7 13,00 87 33 87,00 517,222 3 8 8 8 45

11 303 SİBEL ÖZ 8B 16 4 16,00 12 8 12,00 12 8 12,00 17 3 17,00 17 3 17,00 10 10 10,00 84 36 84,00 501,667 3 9 9 9 49

12 284 ONUR AYDEMİR 8B 14 6 14,00 11 9 11,00 12 7 12,00 18 2 18,00 15 5 15,00 15 5 15,00 85 34 85,00 497,778 4 10 10 10 50

13 189 ŞEVVAL YAZAR 8 15 5 15,00 10 10 10,00 17 3 17,00 16 4 16,00 13 7 13,00 14 6 14,00 85 35 85,00 490,000 1 11 11 11 52

14 271 AYŞEGÜL ÇATAR 8B 15 5 15,00 11 9 11,00 12 8 12,00 18 2 18,00 14 6 14,00 12 8 12,00 82 38 82,00 490,000 5 11 11 11 52

15 222 FAİK BAŞEĞMEZ 8C 15 5 15,00 14 6 14,00 14 6 14,00 14 6 14,00 15 5 15,00 9 11 9,00 81 39 81,00 482,222 4 12 12 12 54

16 265 OKAN YILMAZ 8B 15 5 15,00 8 12 8,00 15 5 15,00 19 1 19,00 12 8 12,00 10 10 10,00 79 41 79,00 470,556 6 13 13 13 57

17 315 EREN GÜREK 8A 14 6 14,00 9 10 9,00 9 11 9,00 19 1 19,00 15 5 15,00 13 7 13,00 79 40 79,00 470,556 5 13 13 13 57

18 145 YİĞİTHAN GÜNERİ 8A 16 4 16,00 9 11 9,00 13 7 13,00 17 3 17,00 14 6 14,00 9 11 9,00 78 42 78,00 466,667 6 14 14 14 58

19 297 KARDELEN REİS 8C 12 8 12,00 12 8 12,00 16 4 16,00 14 6 14,00 13 7 13,00 14 6 14,00 81 39 81,00 462,778 5 15 15 15 59

20 215 EMRE COŞKUN 8B 16 4 16,00 9 11 9,00 16 4 16,00 14 6 14,00 11 9 11,00 14 6 14,00 80 40 80,00 462,778 7 15 15 15 59

21 313 ESRA KASAPOĞLU 8A 15 5 15,00 11 5 11,00 12 8 12,00 16 4 16,00 11 9 11,00 11 9 11,00 76 40 76,00 458,889 7 16 16 16 60

22 281 ALİ ÇETİNKAYA 8C 14 6 14,00 9 11 9,00 12 8 12,00 17 3 17,00 12 8 12,00 11 9 11,00 75 45 75,00 447,222 6 17 17 17 63

23 103 EMİNE ÖZDEMİR 8C 14 6 14,00 10 10 10,00 12 8 12,00 18 2 18,00 9 11 9,00 10 10 10,00 73 47 73,00 447,222 6 17 17 17 63

24 243 GÜLİZAR KÖKSAL 8C 12 8 12,00 12 8 12,00 13 7 13,00 13 7 13,00 15 5 15,00 12 8 12,00 77 43 77,00 443,333 7 18 18 18 64

25 286 CEMİLE CANLI 8A 15 5 15,00 9 11 9,00 15 5 15,00 14 6 14,00 13 7 13,00 9 11 9,00 75 45 75,00 439,444 8 19 19 19 65

26 256 HATİCE YÜCEL 8C 15 4 15,00 13 6 13,00 12 7 12,00 13 6 13,00 7 12 7,00 12 7 12,00 72 42 72,00 439,444 8 19 19 19 65

27 232 MEHMET DOĞAN 8B 10 10 10,00 9 11 9,00 15 5 15,00 17 3 17,00 10 10 10,00 11 9 11,00 72 48 72,00 420,000 8 20 20 20 70

28 58 NURULLAH ALDEMİR 8C 11 9 11,00 10 10 10,00 7 13 7,00 17 3 17,00 12 8 12,00 13 7 13,00 70 50 70,00 420,000 9 20 20 20 70

29 299 SENA KESKİN 8A 13 7 13,00 9 11 9,00 9 11 9,00 16 4 16,00 13 7 13,00 5 12 5,00 65 52 65,00 400,556 9 21 21 21 75

30 266 İSMAİL ÖZ 8C 12 8 12,00 10 9 10,00 13 7 13,00 13 7 13,00 7 13 7,00 10 10 10,00 65 54 65,00 388,889 10 22 22 22 78

31 298 FETHİYE AKGÜN 8B 15 5 15,00 9 11 9,00 8 12 8,00 14 6 14,00 8 12 8,00 5 15 5,00 59 61 59,00 377,222 9 23 23 23 81

32 55 OĞUZ UĞUR 8B 13 7 13,00 9 11 9,00 13 7 13,00 11 9 11,00 12 8 12,00 4 16 4,00 62 58 62,00 369,444 10 24 24 24 83

33 272 FATİH ÖZKAYA 8A 11 9 11,00 9 10 9,00 7 13 7,00 12 8 12,00 9 11 9,00 11 7 11,00 59 58 59,00 353,889 10 25 25 25 87

34 261 EMİNE ACAR 8 8 12 8,00 10 9 10,00 11 9 11,00 12 8 12,00 12 7 12,00 7 12 7,00 60 57 60,00 350,000 2 26 26 26 88

35 278 MİHRİBAN YAZAR 8A 8 12 8,00 10 8 10,00 8 12 8,00 12 8 12,00 4 16 4,00 10 10 10,00 52 66 52,00 318,889 11 27 27 27 96

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG

Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

700

0

100

200

300

400

500

600

Puan Ort.

Okul İlçe İl Genel

                                                1 / 2

ANALİZLER
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ANALİZLER

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL FATİH 8 SINIF DS 01 (OF00-08.09DS01) 35 35 35 21501

Sıra Ö.No Snf
Türkçe Fen ve Tek. İnk. Tar. Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 8 11,55 9 10 9,23 10 9 10,38 11 8 11,24 10 10 9,82 10 10 9,51 60 54 59,57 352,699

Okul Ortalaması 14 6 14,34 11 9 10,80 13 7 13,03 16 4 16,00 13 7 12,69 12 8 11,80 79 41 78,66 465,889

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG

8 8A 8B 8C

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

700

0

100

200

300

400

500

600

Puan Ort.

8 8A 8B 8C

8. SINIF NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL FATİH 8 SINIF DS 01 (OF00-08.09DS01) 35 35 35 21501

Sıra Ö.No Snf
Türkçe Fen ve Tek. İnk. Tar. Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 8 11,55 9 10 9,23 10 9 10,38 11 8 11,24 10 10 9,82 10 10 9,51 60 54 59,57 352,699

Okul Ortalaması 14 6 14,34 11 9 10,80 13 7 13,03 16 4 16,00 13 7 12,69 12 8 11,80 79 41 78,66 465,889

SINIF: 8

KATILIMLAR

1 189 EMRAH KAHRAMAN 8 15 5 15,00 10 10 10,00 17 3 17,00 16 4 16,00 13 7 13,00 14 6 14,00 85 35 85,00 490,000 1 11 11 11 52

2 261 EMİNE DÖNMEZ 8 8 12 8,00 10 9 10,00 11 9 11,00 12 8 12,00 12 7 12,00 7 12 7,00 60 57 60,00 350,000 2 26 26 26 88

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG

Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

700

0

100

200

300

400

500

600

Puan Ort.

Şube Okul İlçe İl
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8-A SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL FATİH 8 SINIF DS 01 (OF00-08.09DS01) 35 35 35 21501

Sıra Ö.No Snf
Türkçe Fen ve Tek. İnk. Tar. Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 8 11,55 9 10 9,23 10 9 10,38 11 8 11,24 10 10 9,82 10 10 9,51 60 54 59,57 352,699

Okul Ortalaması 14 6 14,34 11 9 10,80 13 7 13,03 16 4 16,00 13 7 12,69 12 8 11,80 79 41 78,66 465,889

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 223 SERKAN YILMAZ 8A 18 2 18,00 12 7 12,00 13 7 13,00 20 0 20,00 16 3 16,00 14 6 14,00 93 25 93,00 556,111 1 3 3 3 35

2 128 AHMET ÖZER 8A 18 2 18,00 11 9 11,00 18 2 18,00 18 2 18,00 14 5 14,00 15 5 15,00 94 25 94,00 548,333 2 4 4 4 37

3 244 MUSTAFA DOĞAN 8A 18 2 18,00 10 10 10,00 14 6 14,00 18 2 18,00 16 4 16,00 14 6 14,00 90 30 90,00 528,889 3 6 6 6 42

4 285 İSA DEMİR 8A 17 3 17,00 11 9 11,00 14 6 14,00 17 3 17,00 16 4 16,00 15 5 15,00 90 30 90,00 525,000 4 7 7 7 43

5 315 EBRU TEK 8A 14 6 14,00 9 10 9,00 9 11 9,00 19 1 19,00 15 5 15,00 13 7 13,00 79 40 79,00 470,556 5 13 13 13 57

6 145 BEYZA AVCI 8A 16 4 16,00 9 11 9,00 13 7 13,00 17 3 17,00 14 6 14,00 9 11 9,00 78 42 78,00 466,667 6 14 14 14 58

7 313 SEDEF GÜLER 8A 15 5 15,00 11 5 11,00 12 8 12,00 16 4 16,00 11 9 11,00 11 9 11,00 76 40 76,00 458,889 7 16 16 16 60

8 286 UFUK KISA 8A 15 5 15,00 9 11 9,00 15 5 15,00 14 6 14,00 13 7 13,00 9 11 9,00 75 45 75,00 439,444 8 19 19 19 65

9 299 ALİ KÖKSAL 8A 13 7 13,00 9 11 9,00 9 11 9,00 16 4 16,00 13 7 13,00 5 12 5,00 65 52 65,00 400,556 9 21 21 21 75

10 272 TÜLAY KAÇAN 8A 11 9 11,00 9 10 9,00 7 13 7,00 12 8 12,00 9 11 9,00 11 7 11,00 59 58 59,00 353,889 10 25 25 25 87

11 278 SİBEL ÖZ 8A 8 12 8,00 10 8 10,00 8 12 8,00 12 8 12,00 4 16 4,00 10 10 10,00 52 66 52,00 318,889 11 27 27 27 96

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
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Şube Okul İlçe İl

8-A SINIFI DOĞRU-YANLIŞ LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL FATİH 8 SINIF DS 01 (OF00-08.09DS01) 35 35 35 21501

Sıra Ö.No Snf
Türkçe Fen ve Tek. İnk. Tar. Toplam Dereceler

D Y Puan D Y Puan D Y Puan D Y Puan D Y Puan D Y Puan D Y Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 8 11,55 9 10 9,23 10 9 10,38 11 8 11,24 10 10 9,82 10 10 9,51 60 54 352,699

Okul Ortalaması 14 6 14,34 11 9 10,80 13 7 13,03 16 4 16,00 13 7 12,69 12 8 11,80 79 41 465,889

SINIF: 8

KATILIMLAR

1 189 ALİ EREN 8 15 5 75,00 10 10 50,00 17 3 85,00 16 4 80,00 13 7 65,00 14 6 70,00 85 35 490,000 1 11 11 11 52

2 261 EMİNE ÇALIŞKAN 8 8 12 40,00 10 9 50,00 11 9 55,00 12 8 60,00 12 7 60,00 7 12 35,00 60 57 350,000 2 26 26 26 88

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR MAT DİN FEN SOS İNG

Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

700
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Şube Okul İlçe İl

ANALİZLER
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OKUL DOĞRU-YANLIŞ LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL FATİH 8 SINIF DS 01 (OF00-08.09DS01) 35 35 35 21501

Sıra Ö.No Snf
Türkçe Fen ve Tek. İnk. Tar. Toplam Dereceler

D Y Puan D Y Puan D Y Puan D Y Puan D Y Puan D Y Puan D Y Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 8 11,55 9 10 9,23 10 9 10,38 11 8 11,24 10 10 9,82 10 10 9,51 60 54 352,699

Okul Ortalaması 14 6 14,34 11 9 10,80 13 7 13,03 16 4 16,00 13 7 12,69 12 8 11,80 79 41 465,889

KATILIMLAR

1 231 SERKAN YILMAZ 8C 16 4 80,00 15 5 75,00 19 1 95,00 18 2 90,00 18 2 90,00 17 3 85,00 103 17 591,111 1 1 1 1 26

2 290 AHMET ÖZER 8C 18 2 90,00 13 7 65,00 14 6 70,00 18 2 90,00 15 5 75,00 18 2 90,00 96 24 563,889 2 2 2 2 33

3 274 MUSTAFA DOĞAN 8B 16 4 80,00 12 8 60,00 16 4 80,00 19 1 95,00 16 4 80,00 17 3 85,00 96 24 556,111 1 3 3 3 35

4 223 İSA DEMİR 8A 18 2 90,00 12 7 60,00 13 7 65,00 20 0 100,00 16 3 80,00 14 6 70,00 93 25 556,111 1 3 3 3 35

5 128 EBRU TEK 8A 18 2 90,00 11 9 55,00 18 2 90,00 18 2 90,00 14 5 70,00 15 5 75,00 94 25 548,333 2 4 4 4 37

6 320 BEYZA AVCI 8B 17 3 85,00 12 8 60,00 15 5 75,00 17 3 85,00 12 8 60,00 18 2 90,00 91 29 532,778 2 5 5 5 41

7 244 SEDEF GÜLER 8A 18 2 90,00 10 10 50,00 14 6 70,00 18 2 90,00 16 4 80,00 14 6 70,00 90 30 528,889 3 6 6 6 42

8 285 UFUK KISA 8A 17 3 85,00 11 9 55,00 14 6 70,00 17 3 85,00 16 4 80,00 15 5 75,00 90 30 525,000 4 7 7 7 43

9 288 ALİ KÖKSAL 8C 16 4 80,00 14 6 70,00 15 5 75,00 16 4 80,00 15 5 75,00 11 8 55,00 87 32 517,222 3 8 8 8 45

10 225 TÜLAY KAÇAN 8C 14 6 70,00 14 6 70,00 15 5 75,00 18 2 90,00 13 7 65,00 13 7 65,00 87 33 517,222 3 8 8 8 45

11 303 SİBEL ÖZ 8B 16 4 80,00 12 8 60,00 12 8 60,00 17 3 85,00 17 3 85,00 10 10 50,00 84 36 501,667 3 9 9 9 49

12 284 ONUR AYDEMİR 8B 14 6 70,00 11 9 55,00 12 7 60,00 18 2 90,00 15 5 75,00 15 5 75,00 85 34 497,778 4 10 10 10 50

13 189 ŞEVVAL YAZAR 8 15 5 75,00 10 10 50,00 17 3 85,00 16 4 80,00 13 7 65,00 14 6 70,00 85 35 490,000 1 11 11 11 52

14 271 AYŞEGÜL ÇATAR 8B 15 5 75,00 11 9 55,00 12 8 60,00 18 2 90,00 14 6 70,00 12 8 60,00 82 38 490,000 5 11 11 11 52

15 222 FAİK BAŞEĞMEZ 8C 15 5 75,00 14 6 70,00 14 6 70,00 14 6 70,00 15 5 75,00 9 11 45,00 81 39 482,222 4 12 12 12 54

16 265 OKAN YILMAZ 8B 15 5 75,00 8 12 40,00 15 5 75,00 19 1 95,00 12 8 60,00 10 10 50,00 79 41 470,556 6 13 13 13 57

17 315 EREN GÜREK 8A 14 6 70,00 9 10 45,00 9 11 45,00 19 1 95,00 15 5 75,00 13 7 65,00 79 40 470,556 5 13 13 13 57

18 145 YİĞİTHAN GÜNERİ 8A 16 4 80,00 9 11 45,00 13 7 65,00 17 3 85,00 14 6 70,00 9 11 45,00 78 42 466,667 6 14 14 14 58

19 297 KARDELEN REİS 8C 12 8 60,00 12 8 60,00 16 4 80,00 14 6 70,00 13 7 65,00 14 6 70,00 81 39 462,778 5 15 15 15 59

20 215 EMRE COŞKUN 8B 16 4 80,00 9 11 45,00 16 4 80,00 14 6 70,00 11 9 55,00 14 6 70,00 80 40 462,778 7 15 15 15 59

21 313 ESRA KASAPOĞLU 8A 15 5 75,00 11 5 55,00 12 8 60,00 16 4 80,00 11 9 55,00 11 9 55,00 76 40 458,889 7 16 16 16 60

22 281 ALİ ÇETİNKAYA 8C 14 6 70,00 9 11 45,00 12 8 60,00 17 3 85,00 12 8 60,00 11 9 55,00 75 45 447,222 6 17 17 17 63

23 103 EMİNE ÖZDEMİR 8C 14 6 70,00 10 10 50,00 12 8 60,00 18 2 90,00 9 11 45,00 10 10 50,00 73 47 447,222 6 17 17 17 63

24 243 GÜLİZAR KÖKSAL 8C 12 8 60,00 12 8 60,00 13 7 65,00 13 7 65,00 15 5 75,00 12 8 60,00 77 43 443,333 7 18 18 18 64

25 286 CEMİLE CANLI 8A 15 5 75,00 9 11 45,00 15 5 75,00 14 6 70,00 13 7 65,00 9 11 45,00 75 45 439,444 8 19 19 19 65

26 256 HATİCE YÜCEL 8C 15 4 75,00 13 6 65,00 12 7 60,00 13 6 65,00 7 12 35,00 12 7 60,00 72 42 439,444 8 19 19 19 65

27 232 MEHMET DOĞAN 8B 10 10 50,00 9 11 45,00 15 5 75,00 17 3 85,00 10 10 50,00 11 9 55,00 72 48 420,000 8 20 20 20 70

28 58 NURULLAH ALDEMİR 8C 11 9 55,00 10 10 50,00 7 13 35,00 17 3 85,00 12 8 60,00 13 7 65,00 70 50 420,000 9 20 20 20 70

29 299 SENA KESKİN 8A 13 7 65,00 9 11 45,00 9 11 45,00 16 4 80,00 13 7 65,00 5 12 25,00 65 52 400,556 9 21 21 21 75

30 266 İSMAİL ÖZ 8C 12 8 60,00 10 9 50,00 13 7 65,00 13 7 65,00 7 13 35,00 10 10 50,00 65 54 388,889 10 22 22 22 78

31 298 FETHİYE AKGÜN 8B 15 5 75,00 9 11 45,00 8 12 40,00 14 6 70,00 8 12 40,00 5 15 25,00 59 61 377,222 9 23 23 23 81

32 55 OĞUZ UĞUR 8B 13 7 65,00 9 11 45,00 13 7 65,00 11 9 55,00 12 8 60,00 4 16 20,00 62 58 369,444 10 24 24 24 83

33 272 FATİH ÖZKAYA 8A 11 9 55,00 9 10 45,00 7 13 35,00 12 8 60,00 9 11 45,00 11 7 55,00 59 58 353,889 10 25 25 25 87

34 261 EMİNE ACAR 8 8 12 40,00 10 9 50,00 11 9 55,00 12 8 60,00 12 7 60,00 7 12 35,00 60 57 350,000 2 26 26 26 88

35 278 MİHRİBAN YAZAR 8A 8 12 40,00 10 8 50,00 8 12 40,00 12 8 60,00 4 16 20,00 10 10 50,00 52 66 318,889 11 27 27 27 96

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV ADI

İSTANBUL FATİH 8 SINIF DS 01 (OF00-08.09DS01)

Türkçe Fen ve Tek. İnk. Tar. Toplam

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

14,34 5,63 14,34 10,80 8,86 10,80 13,03 6,91 13,03 16,00 3,97 16,00 12,69 7,20 12,69 11,80 7,97 11,80 78,66 40,54 78,66 465,889

ŞUBELERE AİT ORTALAMALAR
Türkçe Fen ve Tek. İnk. Tar. Toplam

Sınıf D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

8 11,50 8,50 11,50 10,00 9,50 10,00 14,00 6,00 14,00 14,00 6,00 14,00 12,50 7,00 12,50 10,50 9,00 10,50 72,50 46,00 72,50 420,000

8A 14,82 5,18 14,82 10,00 9,18 10,00 12,00 8,00 12,00 16,27 3,73 16,27 12,82 7,00 12,82 11,45 8,09 11,45 77,36 41,18 77,36 460,657

8B 14,70 5,30 14,70 10,20 9,80 10,20 13,40 6,50 13,40 16,40 3,60 16,40 12,70 7,30 12,70 11,60 8,40 11,60 79,00 40,90 79,00 467,833

8C 14,08 5,83 14,08 12,17 7,67 12,17 13,50 6,42 13,50 15,75 4,17 15,75 12,58 7,33 12,58 12,50 7,33 12,50 80,58 38,75 80,58 476,713

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Sınıf Okul İlçe İl

35 4

35 4 1

35 4 1 1

Genelde 21501 1399 325 118 46

DERECELER

Genelde sınava 325 okul katıldı, okulunuz 26. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8-A ŞUBESİ KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV ADI

İSTANBUL FATİH 8 SINIF DS 01 (OF00-08.09DS01)

Türkçe Fen ve Tek. İnk. Tar. Toplam

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

11,50 8,50 11,50 10,00 9,50 10,00 14,00 6,00 14,00 14,00 6,00 14,00 12,50 7,00 12,50 10,50 9,00 10,50 72,50 46,00 72,50 420,000

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Sınıf Okul İlçe İl

8 sınıfında 2

35 4

35 4 1

35 4 1 1

Genelde 21501 1399 325 118 46

DERECELER

Genelde sınava 1399 sınıf katıldı, sınıfınız 227. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
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8. SINIF SORU FREKANSI
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Şube Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL FATİH 8 SINIF DS 01 (OF00-08.09DS01) 2 35 35 35 21501

Ders Soru Konu/Kazanım Cvp
A B C D Boş Hatalı

Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % Adet %

KATILIM

A TÜR 1 D 1 %100

A TÜR 2 B 1 %100

A TÜR 3 Yazım kurallarını kavrayarak uygular. B 1 %100

A TÜR 4 C 1 %100

A TÜR 5 D 1 %100

A TÜR 6 D 1 %100

A TÜR 7 A 1 %100

A TÜR 8 C 1 %100

A TÜR 9 A 1 %100

A TÜR 10 B 1 %100

A TÜR 11 C 1 %100

A TÜR 12 B 1 %100

A TÜR 13 C 1 %100

A TÜR 14 D 1 %100

A TÜR 15 D 1 %100

A TÜR 16 A 1 %100

A TÜR 17 B 1 %100

A TÜR 18 A 1 %100

A TÜR 19 A 1 %100

A TÜR 20 C 1 %100

A MAT 1 C 1 %100

A MAT 2 D 1 %100

A MAT 3 D 1 %100

A MAT 4 B 1 %100

A MAT 5 A 1 %100

A MAT 6 D 1 %100

A MAT 7 B 1 %100

A MAT 8 A 1 %100

A MAT 9 C 1 %100

A MAT 10 C 1 %100

A MAT 11 D 1 %100

A MAT 12 D 1 %100

A MAT 13 A 1 %100

A MAT 14 A 1 %100

A MAT 15 B 1 %100

A MAT 16 B 1 %100

A MAT 17 C 1 %100

A MAT 18 C 1 %100

A MAT 19 A 1 %100

A MAT 20 B 1 %100

A DİN 1 D 1 %100

A DİN 2 Kaza ve kader kavramlarını açıklar. A 1 %100

A DİN 3 C 1 %100

A DİN 4 D 1 %100

A DİN 5 Kaza ve kader kavramlarını açıklar. C 1 %100

A DİN 6 B 1 %100

A DİN 7 B 1 %100

A DİN 8 A 1 %100

A DİN 9 D 1 %100

A DİN 10 Kaza ve kader kavramlarını açıklar. C 1 %100

ANALİZLER
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OKUL SORU FREKANSI
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL FATİH 8 SINIF DS 01 (OF00-08.09DS01) 35 35 35 21501

Ders Soru Konu/Kazanım Cvp
A B C D Boş Hatalı

Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % Adet %

KATILIM

A TÜR 1 D 1 %6 2 %12 14 %82

A TÜR 2 B 15 %88 2 %12

A TÜR 3 Yazım kurallarını kavrayarak uygular. B 9 %53 5 %29 2 %12 1 %6

A TÜR 4 C 1 %6 12 %71 4 %24

A TÜR 5 D 2 %12 1 %6 14 %82

A TÜR 6 D 1 %6 1 %6 15 %88

A TÜR 7 A 10 %59 2 %12 4 %24 1 %6

A TÜR 8 C 2 %12 3 %18 10 %59 2 %12

A TÜR 9 A 17 %100

A TÜR 10 B 16 %94 1 %6

A TÜR 11 C 17 %100

A TÜR 12 B 6 %35 5 %29 6 %35

A TÜR 13 C 2 %12 14 %82 1 %6

A TÜR 14 D 1 %6 16 %94

A TÜR 15 D 1 %6 8 %47 8 %47

A TÜR 16 A 16 %94 1 %6

A TÜR 17 B 1 %6 15 %88 1 %6

A TÜR 18 A 12 %71 1 %6 3 %18 1 %6

A TÜR 19 A 9 %53 1 %6 6 %35 1 %6

A TÜR 20 C 1 %6 15 %88 1 %6

A MAT 1 C 17 %100

A MAT 2 D 6 %35 2 %12 1 %6 8 %47

A MAT 3 D 2 %12 4 %24 3 %18 6 %35 2 %12

A MAT 4 B 3 %18 9 %53 2 %12 3 %18

A MAT 5 A 17 %100

A MAT 6 D 11 %65 2 %12 1 %6 3 %18

A MAT 7 B 1 %6 16 %94

A MAT 8 A 6 %35 6 %35 1 %6 4 %24

A MAT 9 C 1 %6 13 %76 2 %12 1 %6

A MAT 10 C 1 %6 6 %35 9 %53 1 %6

A MAT 11 D 1 %6 2 %12 14 %82

A MAT 12 D 2 %12 2 %12 6 %35 7 %41

A MAT 13 A 3 %18 5 %29 5 %29 4 %24

A MAT 14 A 17 %100

A MAT 15 B 1 %6 4 %24 10 %59 2 %12

A MAT 16 B 16 %94 1 %6

A MAT 17 C 1 %6 14 %82 2 %12

A MAT 18 C 1 %6 2 %12 1 %6 13 %76

A MAT 19 A 1 %6 3 %18 10 %59 2 %12 1 %6

A MAT 20 B 1 %6 3 %18 9 %53 4 %24

A DİN 1 D 4 %24 1 %6 1 %6 11 %65

A DİN 2 Kaza ve kader kavramlarını açıklar. A 15 %88 2 %12

A DİN 3 C 17 %100

A DİN 4 D 4 %24 2 %12 10 %59 1 %6

A DİN 5 Kaza ve kader kavramlarını açıklar. C 5 %29 1 %6 9 %53 2 %12

A DİN 6 B 1 %6 16 %94

A DİN 7 B 1 %6 12 %71 3 %18 1 %6

A DİN 8 A 6 %35 2 %12 4 %24 4 %24 1 %6

A DİN 9 D 4 %24 1 %6 1 %6 11 %65

A DİN 10 Kaza ve kader kavramlarını açıklar. C 1 %6 7 %41 9 %53

ANALİZLER
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ÖĞRENCİ SINAV KARŞILAŞTIRMA LİSTESİ
İL İLÇE OKUL SINAV ADI

İSTANBUL FATİH 8 SINIF DS 01 (OF00-08.09DS01)

Ö.No Snf Sınav
Türkçe Fen ve Tek. İnk. Tar. Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

55 SERKAN YILMAZ 8B 101 13 7 13,00 9 11 9,00 13 7 13,00 11 9 11,00 12 8 12,00 4 16 4,00 62 58 62,00 369,444 10 24 24 24 83

4021 6 14 6,00 4 16 4,00 4 16 4,00 6 14 6,00 6 14 6,00 5 15 5,00 31 89 31,00 182,778 3 7 7 7 126

58 AHMET ÖZER 8C 101 11 9 11,00 10 10 10,00 7 13 7,00 17 3 17,00 12 8 12,00 13 7 13,00 70 50 70,00 420,000 9 20 20 20 70

4021 2 18 2,00 4 16 4,00 5 15 5,00 5 15 5,00 5 15 5,00 5 15 5,00 26 94 26,00 143,889 8 17 17 17 136

103 MUSTAFA DOĞAN 8C 101 14 6 14,00 10 10 10,00 12 8 12,00 18 2 18,00 9 11 9,00 10 10 10,00 73 47 73,00 447,222 6 17 17 17 63

4021 2 18 2,00 10 10 10,00 4 16 4,00 4 16 4,00 6 14 6,00 3 17 3,00 29 91 29,00 175,000 5 9 9 9 128

128 İSA DEMİR 8A 101 18 2 18,00 11 9 11,00 18 2 18,00 18 2 18,00 14 5 14,00 15 5 15,00 94 25 94,00 548,333 2 4 4 4 37

4021 3 17 3,00 6 14 6,00 5 15 5,00 5 15 5,00 4 15 4,00 6 14 6,00 29 90 29,00 167,222 4 11 11 11 130

145 EBRU TEK 8A 101 16 4 16,00 9 11 9,00 13 7 13,00 17 3 17,00 14 6 14,00 9 11 9,00 78 42 78,00 466,667 6 14 14 14 58

4021 5 15 5,00 6 14 6,00 5 15 5,00 4 16 4,00 4 16 4,00 4 16 4,00 28 92 28,00 167,222 4 11 11 11 130

189 BEYZA AVCI 8 101 15 5 15,00 10 10 10,00 17 3 17,00 16 4 16,00 13 7 13,00 14 6 14,00 85 35 85,00 490,000 1 11 11 11 52

4021 2 18 2,00 5 15 5,00 5 15 5,00 6 14 6,00 4 16 4,00 4 16 4,00 26 94 26,00 151,667 2 15 15 15 134

215 SEDEF GÜLER 8B 101 16 4 16,00 9 11 9,00 16 4 16,00 14 6 14,00 11 9 11,00 14 6 14,00 80 40 80,00 462,778 7 15 15 15 59

4021 4 16 4,00 6 14 6,00 7 13 7,00 5 15 5,00 2 18 2,00 3 17 3,00 27 93 27,00 163,333 6 12 12 12 131

222 UFUK KISA 8C 101 15 5 15,00 14 6 14,00 14 6 14,00 14 6 14,00 15 5 15,00 9 11 9,00 81 39 81,00 482,222 4 12 12 12 54

4021 4 16 4,00 5 15 5,00 5 15 5,00 5 15 5,00 7 13 7,00 5 15 5,00 31 89 31,00 175,000 5 9 9 9 128

223 ALİ KÖKSAL 8A 101 18 2 18,00 12 7 12,00 13 7 13,00 20 0 20,00 16 3 16,00 14 6 14,00 93 25 93,00 556,111 1 3 3 3 35

4021 2 18 2,00 5 14 5,00 5 15 5,00 4 16 4,00 6 13 6,00 3 17 3,00 25 93 25,00 140,000 8 18 18 18 137

225 TÜLAY KAÇAN 8C 101 14 6 14,00 14 6 14,00 15 5 15,00 18 2 18,00 13 7 13,00 13 7 13,00 87 33 87,00 517,222 3 8 8 8 45

4021 5 15 5,00 8 12 8,00 5 15 5,00 5 15 5,00 3 17 3,00 3 17 3,00 29 91 29,00 182,778 4 7 7 7 126

231 SİBEL ÖZ 8C 101 16 4 16,00 15 5 15,00 19 1 19,00 18 2 18,00 18 2 18,00 17 3 17,00 103 17 103,00 591,111 1 1 1 1 26

4021 5 15 5,00 7 13 7,00 7 13 7,00 5 15 5,00 5 15 5,00 3 17 3,00 32 88 32,00 190,556 3 5 5 5 124

232 OKAN YILMAZ 8B 101 10 10 10,00 9 11 9,00 15 5 15,00 17 3 17,00 10 10 10,00 11 9 11,00 72 48 72,00 420,000 8 20 20 20 70

4021 2 18 2,00 4 16 4,00 5 15 5,00 3 17 3,00 7 13 7,00 7 13 7,00 28 92 28,00 143,889 8 17 17 17 136

243 EREN GÜREK 8C 101 12 8 12,00 12 8 12,00 13 7 13,00 13 7 13,00 15 5 15,00 12 8 12,00 77 43 77,00 443,333 7 18 18 18 64

4021 5 15 5,00 6 14 6,00 7 13 7,00 5 15 5,00 7 13 7,00 7 13 7,00 37 83 37,00 206,111 2 3 3 3 120

244 KARDELEN REİS 8A 101 18 2 18,00 10 10 10,00 14 6 14,00 18 2 18,00 16 4 16,00 14 6 14,00 90 30 90,00 528,889 3 6 6 6 42

4021 3 17 3,00 6 14 6,00 4 16 4,00 6 14 6,00 4 16 4,00 5 15 5,00 28 92 28,00 167,222 4 11 11 11 130

256 EMRE COŞKUN 8C 101 15 4 15,00 13 6 13,00 12 7 12,00 13 6 13,00 7 12 7,00 12 7 12,00 72 42 72,00 439,444 8 19 19 19 65

4021 2 17 2,00 6 13 6,00 2 17 2,00 4 15 4,00 2 17 2,00 7 12 7,00 23 91 23,00 136,111 9 19 19 19 138

261 ESRA KASAPOĞLU 8 101 8 12 8,00 10 9 10,00 11 9 11,00 12 8 12,00 12 7 12,00 7 12 7,00 60 57 60,00 350,000 2 26 26 26 88

4021 5 15 5,00 6 13 6,00 7 13 7,00 4 16 4,00 3 16 3,00 8 11 8,00 33 84 33,00 186,667 1 6 6 6 125

265 ALİ ÇETİNKAYA 8B 101 15 5 15,00 8 12 8,00 15 5 15,00 19 1 19,00 12 8 12,00 10 10 10,00 79 41 79,00 470,556 6 13 13 13 57

4021 5 15 5,00 5 15 5,00 8 12 8,00 5 15 5,00 6 14 6,00 6 14 6,00 35 85 35,00 194,444 2 4 4 4 123

266 EMİNE ÖZDEMİR 8C 101 12 8 12,00 10 9 10,00 13 7 13,00 13 7 13,00 7 13 7,00 10 10 10,00 65 54 65,00 388,889 10 22 22 22 78

4021 2 18 2,00 4 15 4,00 5 15 5,00 3 17 3,00 4 16 4,00 1 19 1,00 19 100 19,00 108,889 10 21 21 21 145

271 CEMİLE CANLI 8B 101 15 5 15,00 11 9 11,00 12 8 12,00 18 2 18,00 14 6 14,00 12 8 12,00 82 38 82,00 490,000 5 11 11 11 52

4021 2 18 2,00 6 14 6,00 3 17 3,00 5 15 5,00 5 15 5,00 5 15 5,00 26 94 26,00 151,667 7 15 15 15 134

272 OĞUZ UĞUR 8A 101 11 9 11,00 9 10 9,00 7 13 7,00 12 8 12,00 9 11 9,00 11 7 11,00 59 58 59,00 353,889 10 25 25 25 87

4021 5 15 5,00 1 18 1,00 5 15 5,00 4 16 4,00 6 14 6,00 4 14 4,00 25 92 25,00 136,111 9 19 19 19 138

274 EMİNE ACAR 8B 101 16 4 16,00 12 8 12,00 16 4 16,00 19 1 19,00 16 4 16,00 17 3 17,00 96 24 96,00 556,111 1 3 3 3 35
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ÖĞRENCİ SINAV KARŞILAŞTIRMA LİSTESİ
İL İLÇE OKUL SINAV ADI

İSTANBUL FATİH Atikali Ortaokulu 8 SINIF DS 01 (OF00-08.09DS01)

Ö.No İsim Snf Sınav
Türkçe Matematik Din Kül. Fen ve Tek. İnk. Tar. İngilizce Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

4021 2 18 2,00 5 15 5,00 5 15 5,00 5 15 5,00 3 17 3,00 2 18 2,00 22 98 22,00 132,222 9 20 20 20 139

278 MİHRİBAN DOĞAN 8A 101 8 12 8,00 10 8 10,00 8 12 8,00 12 8 12,00 4 16 4,00 10 10 10,00 52 66 52,00 318,889 11 27 27 27 96

4021 6 14 6,00 4 14 4,00 4 16 4,00 4 16 4,00 6 14 6,00 8 12 8,00 32 86 32,00 178,889 2 8 8 8 127

281 AHMET ÇETİNKAYA 8C 101 14 6 14,00 9 11 9,00 12 8 12,00 17 3 17,00 12 8 12,00 11 9 11,00 75 45 75,00 447,222 6 17 17 17 63

4021 4 16 4,00 5 15 5,00 6 14 6,00 5 15 5,00 1 19 1,00 2 18 2,00 23 97 23,00 143,889 8 17 17 17 136

284 FADİME BAŞER 8B 101 14 6 14,00 11 9 11,00 12 7 12,00 18 2 18,00 15 5 15,00 15 5 15,00 85 34 85,00 497,778 4 10 10 10 50

4021 4 16 4,00 7 13 7,00 6 13 6,00 4 16 4,00 7 13 7,00 2 18 2,00 30 89 30,00 175,000 4 9 9 9 128

285 KÜBRA AKZILDIZ 8A 101 17 3 17,00 11 9 11,00 14 6 14,00 17 3 17,00 16 4 16,00 15 5 15,00 90 30 90,00 525,000 4 7 7 7 43

4021 4 16 4,00 6 14 6,00 10 10 10,00 5 15 5,00 4 16 4,00 1 19 1,00 30 90 30,00 175,000 3 9 9 9 128

286 İREM YEŞİL 8A 101 15 5 15,00 9 11 9,00 15 5 15,00 14 6 14,00 13 7 13,00 9 11 9,00 75 45 75,00 439,444 8 19 19 19 65

4021 3 17 3,00 5 15 5,00 7 13 7,00 8 12 8,00 3 17 3,00 7 13 7,00 33 87 33,00 190,556 1 5 5 5 124

288 CEM ÖZDEMİR 8C 101 16 4 16,00 14 6 14,00 15 5 15,00 16 4 16,00 15 5 15,00 11 8 11,00 87 32 87,00 517,222 3 8 8 8 45

4021 3 17 3,00 9 11 9,00 7 13 7,00 7 13 7,00 6 14 6,00 4 15 4,00 36 83 36,00 213,889 1 2 2 2 118

290 SEDEF GÜLÇİN AKCA 8C 101 18 2 18,00 13 7 13,00 14 6 14,00 18 2 18,00 15 5 15,00 18 2 18,00 96 24 96,00 563,889 2 2 2 2 33

4021 4 16 4,00 6 14 6,00 6 14 6,00 4 16 4,00 4 16 4,00 3 17 3,00 27 93 27,00 159,444 6 13 13 13 132

297 ŞERİFEYYEŞİL 8C 101 12 8 12,00 12 8 12,00 16 4 16,00 14 6 14,00 13 7 13,00 14 6 14,00 81 39 81,00 462,778 5 15 15 15 59

4021 3 17 3,00 7 13 7,00 5 15 5,00 3 17 3,00 6 14 6,00 2 18 2,00 26 94 26,00 151,667 7 15 15 15 134

298 EMİNE RESMİYE AKGÜN8B 101 15 5 15,00 9 11 9,00 8 12 8,00 14 6 14,00 8 12 8,00 5 15 5,00 59 61 59,00 377,222 9 23 23 23 81

4021 6 14 6,00 7 13 7,00 7 13 7,00 7 13 7,00 7 13 7,00 9 11 9,00 43 77 43,00 245,000 1 1 1 1 110

299 HATİCE KESKİN 8A 101 13 7 13,00 9 11 9,00 9 11 9,00 16 4 16,00 13 7 13,00 5 12 5,00 65 52 65,00 400,556 9 21 21 21 75

4021 3 17 3,00 4 16 4,00 8 12 8,00 4 16 4,00 6 14 6,00 5 12 5,00 30 87 30,00 159,444 5 13 13 13 132

303 UMUTCAN 8B 101 16 4 16,00 12 8 12,00 12 8 12,00 17 3 17,00 17 3 17,00 10 10 10,00 84 36 84,00 501,667 3 9 9 9 49

4021 2 18 2,00 6 14 6,00 4 16 4,00 6 14 6,00 6 14 6,00 6 14 6,00 30 90 30,00 171,111 5 10 10 10 129

313 MERVE COŞGUN 8A 101 15 5 15,00 11 5 11,00 12 8 12,00 16 4 16,00 11 9 11,00 11 9 11,00 76 40 76,00 458,889 7 16 16 16 60

4021 2 18 2,00 7 9 7,00 7 13 7,00 4 16 4,00 3 17 3,00 4 16 4,00 27 89 27,00 155,556 6 14 14 14 133

315 HÜLYA GÖKKAYA 8A 101 14 6 14,00 9 10 9,00 9 11 9,00 19 1 19,00 15 5 15,00 13 7 13,00 79 40 79,00 470,556 5 13 13 13 57

4021 4 16 4,00 2 17 2,00 5 15 5,00 5 15 5,00 5 15 5,00 6 14 6,00 27 92 27,00 147,778 7 16 16 16 135

320 ESRA DÖNMEZ 8B 101 17 3 17,00 12 8 12,00 15 5 15,00 17 3 17,00 12 8 12,00 18 2 18,00 91 29 91,00 532,778 2 5 5 5 41

4021 2 18 2,00 5 15 5,00 5 15 5,00 5 15 5,00 7 13 7,00 3 17 3,00 27 93 27,00 151,667 7 15 15 15 134
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KAZANIM TESPİT SINAVI
KONU DAĞILIMLARI

S
ın

ıf2

•	 Listeler güncel müfredata göredir.

•	 Programda oluşabilecek değişikliklerden dolayı sınav içeriklerinde yeni 
düzenlemeler yapılabilir.

•	 Her denemeden önce güncel konu ve kazanım dağılım tablolarına 
www.damlasinav.com.tr adresinden ulaşılabilir.

KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

MATEMATİK         1 2 3 4
Geometriden Sayılara

Nesnelerin Yüzleri, Ayrıt ve Kenar Kavramı 

Sayılarla İşlemler

Uzunluk Ölçüleri

Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama

Sıra Sayıları 

Zamanı Ölçme 

Çıkarma İşlemi 

Zihinden Toplama İşlemi

Zihinden Çıkarma İşlemi

Zihinden Çarpma İşlemi

Paralarımız 

Ağırlık Ölçüleri 

Yarım ve Çeyrek Kavramları 

KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

TÜRKÇE 1 2 3 4
Harf Hece Bilgisi

Kelimede Anlam

Paragrafta Anlam

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Görsel Okuma

Cümle Bilgisi

İsimler

Varlıkları Niteleyen Kelimeler

Atasözleri ve Deyimler

KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

İNGİLİZCE 1 2 3 4
Ünite 1  - Words

Ünite 2  - Friends

Ünite 3  - In the  Classroom

Ünite 4  - Numbers

Ünite 5  - Colors

Ünite 6  - At the Playground

Ünite 7  - Body Parts

Ünite 8  - Pets

KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

HAYAT BİLGİSİ 1 2 3 4
Okul Heyecanım (1-17 Kazanımlar)

Okul Heyecanım (18-29 Kazanımlar)

Okul Heyecanım (30-34 Kazanımlar)

Benim Eşsiz Yuvam (1-19 Kazanımlar)

Benim Eşsiz Yuvam (20-37 Kazanımlar)

Dün Bugün Yarın (1-5 Kazanımlar)
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KAZANIM TESPİT SINAVI
KONU DAĞILIMLARI

S
ın

ıf3
KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

MATEMATİK 1 2 3 4
Düzlem - Düzlemsel Şekiller

Nokta

Doğru 

Açı 

Üçgen, Kare, Dikdörtgen, ve Çember 

Örüntü ve Süslemeler 

Simetri

Doğal Sayılar

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Kesirler

Tartma

Paralarımız 

Zaman Ölçme

Sıvıları Ölçme

Uzunluk Ölçme

KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

TÜRKÇE 1 2 3 4
Harf Hece Bilgisi

Kelimede Anlam

Paragrafta Anlam

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Görsel Okuma

Kelimenin Yapısı

Cümle Bilgisi

İsimler

Varlıkları Niteleyen Kelimeler

İsmin Yerine kullanılan Kelimeler

Atasözleri ve Deyimler

KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

İNGİLİZCE 1 2 3 4
Ünite 1  - Wheel Of Fortune

Ünite 2  - My Family

Ünite 3  - People I Love

Ünite 4  - Feelings

Ünite 5  - Toys And Games

Ünite 6  - My House

Ünite 7  - In My City

Ünite 8  - Transportation

KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

HAYAT BİLGİSİ 1 2 3 4
Okul Heyecanım (1-14 Kazanımlar)

Okul Heyecanım (15-34 Kazanımlar)

Benim Eşsiz Yuvam (1-36 Kazanımlar)

Benim Eşsiz Yuvam (37-45 Kazanımlar)

Dün Bugün Yarın (1-5 Kazanımlar)

KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

FEN BİLİMLERİ 1 2 3 4
Beş Duyumuz

Kuvveti Tanıyalım

Maddeyi Tanıyalım

Çevremizdeki Işık ve Sesler

Canlılar Dünyasına Yolculuk

Yaşamımızdaki Elektrikli Araçlar
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KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

MATEMATİK 1 2 3 4
Açı ve Açı Ölçüsü

Üçgen, Kare, Dikdörtgen

Geometrik Cisimler 

Simetri 

Örüntü ve Süslemeler

Sütun Grafiği

Doğal Sayılar

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Tartma 

Sıvıları Ölçelim

Kesirler

Zamanı Ölçme

Uzunluk Ölçme

Ondalık Kesirler

Kesirlerle Toplama İşlemi

Kesirlerle Çıkarma İşlemi

Olasılık 

Çevre Uzunluğu

KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

TÜRKÇE 1 2 3 4
Harf Hece Bilgisi

Kelimede Anlam

Paragrafta Anlam

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Görsel Okuma

Kelimenin Yapısı

Cümle Bilgisi

İsimler

Varlıkları Niteleyen Kelimeler

İsmin Yerine kullanılan Kelimeler

İş - Oluş - Hareket Bildiren Kelimeler

Atasözleri ve Deyimler

KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

SOSYAL BİLGİLER 1 2 3 4
Kendimi Tanıyorum

Geçmişimi Öğreniyorum (Kaz 1, 4)

Geçmişimi Öğreniyorum (Kaz 5, 6)

Yaşadığımız Yer (Kaz 1, 4)

Yaşadığımız Yer (Kaz 5, 8)

Üretimden Tüketime

İyi ki Var

Hep Birlikte

İnsanlar ve Yönetim (Kaz 1, 2)

KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

İNGİLİZCE 1 2 3 4
Ünite 1  - In the Classroom

Ünite 2  - Children's Day

Ünite 3  - Free Time

Ünite 4  - Cartoon Characters

Ünite 6  - My Day

Ünite 7  - Doing Experiments

Ünite 8  - Jobs

Ünite 9  - My Clothes

KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

FEN BİLİMLERİ 1 2 3 4
Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim

Kuvvetin Etkileri

Maddeyi Tanıyalım

Geçmişten Günümüze Aydınlatma ve Ses Tek.

Mikroskobik Canlılar

KAZANIM TESPİT SINAVI
KONU DAĞILIMLARI

S
ın

ıf4
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KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

MATEMATİK 1 2 3 4
Doğal Sayılar

Doğal Sayılar ve İşlemler

Zaman Ölçü Birimleri ve Problem Çözme

Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama, 
Düzenleme ve Gösterme

Veri Analizi ve Yorumlama

Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler

Üçgen ve Dörtgenler

Kesirler

Kesirlerle İşlemler - Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Ondalık Gösterim

Yüzdeler

Uzunluk Ölçüleri

Üçgen ve Dörtgenler - 2

Alan Ölçme

Geometrik Cisimler

KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

TÜRKÇE 1 2 3 4
Sözlü İletişim

Okuma
- Söz Varlığı
- Kelimede Anlam
- Dil Bilgisi
- Cümlede Anlam
- Paragrafta Anlam

Yazma 
- Ses Bilgisi
- Yazım Kuralları
- Noktalama İşaretleri

KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

SOSYAL BİLGİLER 1 2 3 4
Haklarımı Öğreniyorum

Adım Adım Türkiye

Bölgemizi Tanıyalım

Ürettiklerimiz

Gerçekleşen Düşler 

Toplum İçin Çalışanlar 

Bir Ülke Bir Bayrak

Hepimizin Dünyası

KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

İNGİLİZCE 1 2 3 4
Ünite 1  - My Daily Routine

Ünite 2  - My town

Ünite 3  - Hello

Ünite 4  - Games and Hobbies

Ünite 5 - Health

Ünite 6  - Movies

Ünite 7  - Party Time

Ünite 8  - Fitness

Ünite 9  - The Animal Shelter

KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 1 2 3 4
Allah İnancı

İbadet Konusunda Bilgilenelim (1-4. Kazanımlar)

İbadet Konusunda Bilgilenelim (Tamamı)

Hz. Muhammed ve Aile Hayatı (1-2. Kazanımlar)

Hz. Muhammed ve Aile Hayatı (Tamamı)

Kuran-ı Kerim'in Temel Eğitici Nitelikleri

Sevinç ve Üzüntülerimizi Paylaşalım 

Vatanımızı ve Milletimizi Seviyoruz (1-4. Kazanımlar)

KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

FEN BİLİMLERİ 1 2 3 4
Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim

Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi

Maddenin Değişimi

Işığın ve Sesin Yayılması 

Canlılar Dünyasını Gezelim ve Tanıyalım

Yaşamımızın Vazgeçilmezi: Elektrik

KAZANIM TESPİT SINAVI
KONU DAĞILIMLARI

S
ın

ıf5
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KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

MATEMATİK 1 2 3 4
Doğal Sayılarla İşlemler

Çarpanlar ve Katlar 

Açılar

Oran

Kesirlerle İşlemler

Ondalık Gösterim

Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama ve Düzenleme

Veri Analizi

Tam Sayılar

Cebirsel İfadeler

Alan Ölçme

Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme

KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

SOSYAL BİLGİLER 1 2 3 4
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum

Yeryüzünde Yaşam

İpek Yolunda Türkler 

Ülkemizin Kaynakları 

Ülkemiz ve Dünya 

Demokrasinin Serüveni 

Elektronik Yüzyıl 

KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

İNGİLİZCE 1 2 3 4
Ünite 1  - After School

Ünite 2  - Yummy Breakfast

Ünite 3  - A Day İn My City

Ünite 4  - Weather and Emotions

Ünite 5 - At The Fair

Ünite 6  - Vacation

Ünite 7  - Occupations

Ünite 8  - Detectives at Work

Ünite 9  - Saving the Planet

KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 1 2 3 4
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İnanç 

Namaz İbadeti (1-4. Kazanımlar)

Namaz İbadeti (1-8. Kazanımlar)

Namaz İbadeti (Tamamı)

Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)

Kuran-ı Kerim'in Ana Konuları (1-4. Kazanımlar)

Kuran-ı Kerim'in Ana Konuları (Tamamı)

İslam'ın Sakınılmasını İstediği Bazı Davranışlar 

İslamiyet ve Türkler (1-2. Kazanımlar)

KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

TÜRKÇE 1 2 3 4
Kelimede Anlam

Paragrafta Anlam

Kelimede Anlam

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Yazı Türleri ve Edebî Sanatlar 

Basit, Türemiş, Birleşik Kelimeler 

Yapım ve Çekim Ekleri 

Ses Bilgisi 

Atasözleri ve Deyimler 

İsim ve Fiil Kökleri

İsimler 

Zamirler 

Sıfatlar 

Edatlar, Bağlaçlar, Ünlemler 

KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

FEN BİLİMLERİ 1 2 3 4
Vücudumuzdaki Sistemler

Kuvvet ve Hareket

Maddenin Tanecikli Yapısı

Işık ve Ses

Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

Madde ve Isı

KAZANIM TESPİT SINAVI
KONU DAĞILIMLARI

S
ın
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KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

MATEMATİK 1 2 3 4
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri

Rasyonel Sayılar

Rasyonel Sayılarla İşlemler

Eşitlik ve Denklem

Doğrusal Denklemler

Oran ve Orantı

Yüzdeler

Doğrular ve Açılar 

Çember ve Daire 

Veri İşleme

Düzgün Çokgenler 

Dönüşüm Geometrisi 

Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri

KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

TÜRKÇE 1 2 3 4
Kelimede Anlam

Cümlede Anlam

Paragrafta Anlam

Yazım Kuralları

Yazı Türleri ve Edebî Sanatlar 

Fiiller 

Noktalama İşaretleri

Atasözleri ve Deyimler 

Fiil Yapısı 

Zarflar 

KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

SOSYAL BİLGİLER 1 2 3 4
İletişim ve İnsan İlişkileri 

Ülkemizde Nüfus 

Türk Tarihinde Yolculuk 

Zaman İçinde Bilim 

Ekonomi ve Sosyal Hayat 

Yaşayan Demokrasi 

Ülkeler Arası Köprüler

KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

İNGİLİZCE 1 2 3 4
Ünite 1  - Appearance and Personality

Ünite 2  - Biographies

Ünite 3  - Sports

Ünite 4  - Wild Animals

Ünite 5 - Television

Ünite 6  - Parties

Ünite 7  - Superstitions

Ünite 8  - Public Buildings

Ünite 9  - Environment

KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 1 2 3 4
Melek ve Ahiret İnancı 

Oruç İbadeti

Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

İslam Düşüncesinde Yorumlar 

Din ve Güzel Ahlak 

KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

FEN BİLİMLERİ 1 2 3 4
Vücudumuzdaki Sistemler

Kuvvet ve Enerji

Maddenin Yapısı ve Özellikleri

Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğrulması 

İnsan ve Çevre İlişkileri

KAZANIM TESPİT SINAVI
KONU DAĞILIMLARI
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KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

MATEMATİK 1 2 3 4
Çarpanlar ve Katlar

Üslü İfadeler

Kareköklü İfadeler

Basit Olayların Olma Olasılığı

Üçgenler

Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı

Dönüşüm Geometrisi

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

Eşlik ve Benzerlik

Doğrusal Denklemler

Denklem Sistemleri

Eşitsizlikler

KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

TÜRKÇE 1 2 3 4
Kelimede Anlam

Cümlede Anlam

Paragrafta Anlam

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Yazı Türleri ve Edebî Sanatlar

Fiilimsiler

Cümlenin Ögeleri

Fiilde Çatı

Cümle Bilgisi

KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

T.C. İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK 1 2 3 4
Bir Kahraman Doğuyor

Millî Uyanış, Yurdumuzun İşgaline Tepkiler 

Ya İstiklal, Ya Ölüm!

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar

Atatürkçülük

KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

İNGİLİZCE 1 2 3 4
Ünite 1  - Friendship

Ünite 2  - Teen Life

Ünite 3  - Cooking

Ünite 4  - Communication

Ünite 5 - The Internet 

Ünite 6  - Adventures 

Ünite 7  - Tourizm

Ünite 8  - Chores 

KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 2 3 4
Kaza ve Kader 

Ayetel Kürsi ve Anlamı 

Zekât, Hac ve Kurban İbadeti 

Kuran'da Akıl ve Bilgi

İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar 

Dinler ve Evrensel Öğütleri

KTS KONU DAĞILIMI SINAVLAR

FEN BİLİMLERİ 1 2 3 4
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme

Basit Makineler

Maddenin Yapısı ve Özellikleri

Işık ve Ses

Canlılar ve Enerji İlişkileri

Maddenin Hâlleri ve Isı

Yaşamımızdaki Elektrik

KAZANIM TESPİT SINAVI
KONU DAĞILIMLARI
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DAMLA 
KURUMSAL DENEME SINAVLARI 

İLE BAŞARIYI YAKALAYIN!
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1.
DENEME

1.
DENEME

2.
DENEME

2.
DENEME

3.
DENEME

3.
DENEME

4.
DENEME

4.
DENEME

15 Kasım
2016

25 Ekim
2016

28 Mart
2017

28 Mart
2017

20 Aralık
2016

15 Kasım
2016

16 Mayıs
2017

18 Nisan
2017

Prof. K. İsmail Gürkan Cad. No: 8 Cağaloğlu-İSTANBUL
Tel.: 0212 514 28 28 (pbx) Faks: 0212 528 24 01

www.damlayayinevi.com.tr - www.damlasinav.com.tr

YETKİLİ BAYİ
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KURUMSAL DENEME BROSURU

DAMLA 
KURUMSAL DENEME SINAVLARI 

İLE BAŞARIYI YAKALAYIN!


